
RES: Pregão Eletrônico nº 61/2024

Ivan Lourenço <ivan@adven.com.br>
Qua, 22/05/2024 12:20
Para:​Licitação <licitacao@sescdf.com.br>​
Cc:​Silvio Ricardo Lira da Conceição - 6888 <silvio.lira@sescdf.com.br>;​Marcella Cristina Pamplona Silva - 7226 <marcellas@sescdf.com.br>;​Karla Luziara L M Oliveira - 7755
<karlaoliveira@sescdf.com.br>​

Boa tarde,
Obrigado por nos consultar, segue abaixo contato com fabricante Epson, estamos disponíveis para quaisquer outros
esclarecimentos que julguem necessários.
 
Gustavo Siqueira Graumann
gustavo.siqueira@epson.com.br
 
 
Cordialmente,
 

 
De: Karla Luziara L M Oliveira - 7755 <karlaoliveira@sescdf.com.br> Em nome de Licitação
Enviada em: quarta-feira, 22 de maio de 2024 12:12
Para: Ivan Lourenço <ivan@adven.com.br>
Cc: Silvio Ricardo Lira da Conceição - 6888 <silvio.lira@sescdf.com.br>; Marcella Cristina Pamplona Silva - 7226 <marcellas@sescdf.com.br>; Karla Luziara L M Oliveira
- 7755 <karlaoliveira@sescdf.com.br>
Assunto: ENC: Pregão Eletrônico nº 61/2024
 
Prezado Ivan,
 
Trata-se do Pregão Eletrônico nº 61/2024, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviço de impressão distribuída
(outsourcing de impressão), na modalidade Taxa Fixa mais Volume impresso, para atender as necessidades do SescAR/DF.
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Em caráter de diligência, foi solicitado pela área técnica, o contato com o fabricante para verificação de algumas condições referente ao
certame licitatório em pauta.
 
Supervisão de Compras - Cocomp
Coordenação de Compras e Contratos - Compras
Departamento Regional do Distrito Federal - Sesc-AR/DF
(61) 3218-9153 | http://www.sescdf.com.br
 

De: Silvio Ricardo Lira da Conceição - 6888 <silvio.lira@sescdf.com.br>
Enviado: quarta-feira, 22 de maio de 2024 11:41
Para: Licitação <licitacao@sescdf.com.br>
Cc: Marcella Cristina Pamplona Silva - 7226 <marcellas@sescdf.com.br>; Karla Luziara L M Oliveira - 7755 <karlaoliveira@sescdf.com.br>; Coordenação de Tecnologia
da Informação e Comunicação - COTIC <coord.tic@sescdf.com.br>
Assunto: RE: Pregão Eletrônico nº 61/2024
 
Prezados; 
 
Solicitamos viabilizar junto a empresa Adven referente ao pregão 61/2024 o contato com fabricante para verificação de algumas condições
referente ao certame licitatório. 
 

Atenciosamente,

Silvio Ricardo Lira da Conceição
Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação - Cotic
Gerente Adjunto de Tecnologia
http://sesc.sistemafecomerciodf.com.br
(61) 3218-9138

De: Karla Luziara L M Oliveira - 7755 <karlaoliveira@sescdf.com.br> em nome de Licitação <licitacao@sescdf.com.br>
Enviado: terça-feira, 21 de maio de 2024 16:23
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Para: Silvio Ricardo Lira da Conceição - 6888 <silvio.lira@sescdf.com.br>
Assunto: Pregão Eletrônico nº 61/2024
 
Prezado Silvio, boa tarde!
 
Trata-se do Pregão Eletrônico nº 61/2024, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviço de impressão distribuída
(outsourcing de impressão), na modalidade Taxa Fixa mais Volume impresso, para atender as necessidades do SescAR/DF.
 
Com o intuito de dar celeridade a vossa análise, segue anexo, Proposta e documentos de Habilitação, da empresa detentora do processo
mencionado acima.
 
 
Supervisão de Compras - Cocomp
Coordenação de Compras e Contratos - Compras
Departamento Regional do Distrito Federal - Sesc-AR/DF
(61) 3218-9153 | http://www.sescdf.com.br
 

28/05/2024, 12:29 Email – Licitação – Outlook

https://outlook.office.com/mail/licitacao@sescdf.com.br/inbox/id/AAQkAGFlZmQ2Zjk4LTNjZjMtNDk0ZS1iNDVhLWQzZjdiNjA5Y2QyMgAQAGJEIkkU%2FZ5Bu%2BCDuUAYZ%2FU%3D 3/3

mailto:silvio.lira@sescdf.com.br
http://www.sescdf.com.br/


RES: Informação complementar Pregão 61/2024

Gustavo Siqueira Graumann <Gustavo.Siqueira@epson.com.br>
Qua, 22/05/2024 16:51
Para:​Silvio Ricardo Lira da Conceição - 6888 <silvio.lira@sescdf.com.br>​
Cc:​Licitação <licitacao@sescdf.com.br>;​Marcella Cristina Pamplona Silva - 7226 <marcellas@sescdf.com.br>​

Prezado Sr. Silvio
 
A empresa Adven Comércio Locação e Serviços, CNPJ 05.791.610/0001-74 é nossa revenda autorizada e está plenamente capacitada
técnica e comercialmente para atuar no mercado de impressão.
 
A empresa tem cumprido pontualmente todos os seus compromissos financeiros junto a esse fabricante confirmando sua capacidade
financeira e renome reconhecido em nosso mercado.
 
A Adven Tecnologia está classificada como uma das principais revendas da Epson atuando nas contas Governamentais mais complexas,
inclusive se destacando como uma das melhores prestadoras de serviço do Brasil, fato esse comprovado facilmente através de uma
simples consulta SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores), a empresa Adven Tecnologia jamais foi notificada sobre
qualquer ocorrência por qualquer falha nos atendimentos.
 
A Epson, uma dos principais fabricantes mundiais de impressoras e multifuncionais, atua mais ou menos agressiva comercialmente de
acordo com nossa estratégia de momento, disponibilidade de estoque, interesse no avanço do nosso Market Share no Brasil entre outras
decisões bastante complexas da Epson mundial, portanto, visto tudo isso, podemos afirmar com absoluta certeza e reconhecendo a
responsabilidade contratual que nossa revenda tem com todos seus cliente, que os preços praticados estão completamente aderentes
segundo os custos de aquisição fornecidos para esse projeto.
 
Sem mais, esperamos ter ajudado a esclarecer suas dúvidas.
 

Gustavo Siqueira
Account Manager - BIJ/SCN
Brasília-Goiânia e regiões Norte e Nordeste
Epson do Brasil Ltda.
Av. Tucunaré, 720 - Tamboré
06460-020 - Barueri - São Paulo – SP
Tel: 11-99155-8340
gustavo.siqueira@epson.com.br
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Esta mensagem é de um remetente não confiável
Você não se correspondeu anteriormente com este remetente.

 
De: Silvio Ricardo Lira da Conceição - 6888 <silvio.lira@sescdf.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 22 de maio de 2024 15:51
Para: Gustavo Siqueira Graumann <Gustavo.Siqueira@epson.com.br>
Cc: Licitação <licitacao@sescdf.com.br>; Marcella Cristina Pamplona Silva - 7226 <marcellas@sescdf.com.br>
Assunto: Informação complementar Pregão 61/2024
 
Prezado Sr. Gustavo Siqueira O Serviço Social do Comércio, Regional do Distrito Federal, SESC DF realizou no dia 21/05/2024 o pregão eletrônico 61/2024 com objetivo de contratar uma empresa para prestação de serviço de impressão distribuída

ZjQcmQRYFpfptBannerStart
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Prezado Sr. Gustavo Siqueira
 
O Serviço Social do Comércio, Regional do Distrito Federal, SESC DF realizou no dia 21/05/2024 o pregão eletrônico 61/2024 com
objetivo de contratar uma empresa para prestação de serviço de impressão distribuída (outsourcing de impressão), na modalidade Taxa
Fixa mais volume impresso, a qual notadamente é do conhecimento Epson.
 
A empresa Adven Comércio Locação e Serviço, CNPJ 05.791.610/0001-74, sua revenda autorizada, conforme declaração anexada na
proposta oficial enviada para o SESC-DF, foi a vencedora da fase de lance com valor mensal de R$ 21.938,57 (Vinte e um mil, novecentos
e trinta e oito Reais e cinquenta e sete Centavos).
 
Esse valor ficou bem abaixo do estimado pela SESC-DF, portanto levantando a possibilidade de se apresentar inexequível. Embora a
segunda colocada da fase de lance tenha ficado apenas 8,40% de diferença da vencedora precisamos consultar sobre a possibilidade da
inexequibilidade do contrato.
 
Como a Epson é conhecedora dos custos de aquisição da revenda perguntamos, segundo esses mesmos custos, se prospera a
possibilidade, mesmo que pequena, do contrato se demonstrar inexequível.
 
Agradecemos por colaborar com o esclarecimento do fato em tela ajudando o SESC–DF a realizar a contratação da melhor proposta.
 

Atenciosamente,
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Silvio Ricardo Lira da Conceição
Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação - Cotic
Gerente Adjunto de Tecnologia
http://sesc.sistemafecomerciodf.com.br
(61) 3218-9138
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